
De: Marcos Antonio Pinto
Para: Alexandre Pil&#243;
Cc: Michel Barato de Andrade
Assunto: Re: compensação ambiental UHE Tibagi Montante
Data: segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 09:29:58

Prezado Alexandre, acuso o recebimento do Oficio com a informação dos valores, estamos
finalizando a analise da Metodologia e em breve faremos contato.

Atenciosamente

Marcos Antonio Pinto
Geógrafo - Especialista e Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental
IAP - Instituto Ambiental do Paraná
www.iap.pr.gov.br
marquinhos@iap.pr.gov.br   (43) 3527-1516

P Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!
PROTEJA MEU ENDEREÇO COMO ESTOU PROTEGENDO O SEU:
Sempre que repassar mensagens, faça através de "CCO - com cópia oculta", e não esqueça de EXCLUIR todos os
endereços de e-mail presentes no corpo da mensagem (inclusive o meu) antes de enviá-la.

Em 17/02/2018 às 16:47 horas, "Alexandre Piló" <alexandrepilo@minaspch.com.br>
escreveu:

Prezado Marcos Antônio,
Estamos à disposição para a retomada do processo de Compensação Ambiental da UHE Tibagi
Montante em atendimento a condicionante 10 da Licença de Instalação nº 23.038.
Abs
 

Alexandre Piló R Penna
Tel: (31) 3069-0770 ? Fax: (31) 3262-0770
e-mail: alexandrepilo@minaspch.com.br
Tibagi Energia SPE S.A.
Matriz: Av. Getúlio Vargas, 874?Sala 1006 - Savassi
Belo Horizonte/MG - CEP 30112-021

 
 
De: Marcos Antonio Pinto [mailto:marquinhos@iap.pr.gov.br] 
Enviada em: quinta-feira, 23 de novembro de 2017 16:11
Para: Alexandre Piló <alexandrepilo@minaspch.com.br>
Cc: 'Rodrigo Furst ' <rodrigofurst@minaspch.com.br>
Assunto: Re: RES: RES: RES: compensação ambiental UHE Tibagi Montante
 
Prezado Alexandre, boa tarde!

Conforme já conversado via telefone, informo que estamos finalizando outros processo
de compensação ambiental mais antigos e urgentes.

O fato deste empreendimento ainda estar em sua fase inicial do processo de Instalação,
ainda temos um fôlego para procedermos os cálculos e determinarmos o percentual.

Assim informo que iremos fazer os cálculos relativos a compensação ambiental,
aplicando a metodologia de gradação de impacto, apenas a partir de fevereiro de 2018.

Poderá apresentar esta mensagem, junto a equipe do IAP responsável pelo licenciamento
do empreendimento, bem como se necessário estabelecer contato direto com esta CTCA.
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atenciosamente
Marcos Antonio Pinto
Geógrafo - Especialista e Conservação da Biodiversidade e Educação Ambiental
IAP - Instituto Ambiental do Paraná
www.iap.pr.gov.br
marquinhos@iap.pr.gov.br   (43) 3527-1516

P Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!
PROTEJA MEU ENDEREÇO COMO ESTOU PROTEGENDO O SEU:
Sempre que repassar mensagens, faça através de "CCO - com cópia oculta", e não esqueça de EXCLUIR todos os
endereços de e-mail presentes no corpo da mensagem (inclusive o meu) antes de enviá-la.
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