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Vitor Sendin

De: Vitor Sendin <vitorsendin@minaspch.com.br> em nome de Vitor Sendin
Enviado em: quinta-feira, 15 de abril de 2021 11:37
Para: ctca@iat.pr.gov.br
Cc: Rodrigo Furst
Assunto: RES: RES: RES: Compensação Ambiental UHE - TIBAGI MONTANTE

Caro Jonar, bom dia! 
  
Obrigado pelo retorno!  
  
Ficamos à disposição da Divisão de Compensação Ambiental e Uso Público para o que se apresentar necessário, com 
intuito de concluir a assinatura do Termo de Compromisso para as medidas compensatórias aos impactos 
ambientais previstos na implantação da UHE Tibagi Montante.  
  
Abs, 
  
  

Vitor Sendin Magalhães 
Tel: (45) 9.9915-1114 / (42) 9.9818-6123 
e-mail: vitorsendin@tibagienergia.com.br 

Tibagi Energia SPE S.A. - Filial 
Estrada Alto da Figueira, S/N – Rio Tibagi 
Tibagi/PR - CEP 84.300-000 

  
  
  

De: ctca@iat.pr.gov.br <ctca@iat.pr.gov.br>  
Enviada em: quinta-feira, 15 de abril de 2021 10:03 
Para: Vitor Sendin <vitorsendin@minaspch.com.br> 
Cc: Rodrigo Furst <rodrigofurst@minaspch.com.br> 
Assunto: Re: RES: RES: Compensação Ambiental UHE - TIBAGI MONTANTE 
  
Prezado Vitor, boa tarde. 
  
Estimo que este processo poderá ser analisado na semana do dia 3 de maio. Estão ocorrendo reuniões semanais no 
qual um grupo de trabalho verifica os resultados obtidos pela Divisão. Fico à disposição.   
  
Atenciosamente,  
Jonar Johannes Roth - Eng. Ambiental (Bolsista) 

Divisão de Compensação Ambiental e Uso Público 

Polyana Silva Pereira -  Advogada/Chefe de Divisão 
(41) 3213-3723 Rua Engenheiros Rebouças, 1206 | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80215
100 

Para mais informações, consulte o nosso site: http://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Compensacao-
Ambiental  
 
 
At 14/04/2021, 12:16 hours, "Vitor Sendin" <vitorsendin@minaspch.com.br> wrote:* 

Caro Jonar, bom dia! Tudo bom? 



2

Poderia me atualizar, por gentileza, com relação ao processo da Compensação Ambiental da UHE Tibagi Montante, 
definida na condicionante n° 6 da LO n° 36.320? Já temos algum valor definido? 

Desde já agradeço, e fico à disposição caso necessário! 

Abs. 

  

Vitor Sendin Magalhães 
Tel: (45) 9.9915-1114 / (42) 9.9818-6123 
e-mail: vitorsendin@tibagienergia.com.br 

Tibagi Energia SPE S.A. - Filial 
Estrada Alto da Figueira, S/N – Rio Tibagi 
Tibagi/PR - CEP 84.300-000 

  

  

  

---------- 
De: Camara Tecnica de Compensacao Ambiental <ctca@iat.pr.gov.br> 
Date: ter., 19 de jan. de 2021 às 11:33 
To: Vitor Sendin <vitorsendin@tibagienergia.com.br> 

 
 
Vitor, bom dia 

  

Ainda este mês estarei te encaminhando o material para conferência, peço que continue no aguardo e mantemos 
contato. Fico à disposição. 

 
Atenciosamente,  

Divisão de Compensação Ambiental e 
Uso Público 
 
Jonar Johannes Roth 
Eng. Ambiental (Bolsista) 
 
Polyana Silva Pereira 
Advogada/Chefe de Divisão 
(41) 3213-3494 / 3213-3723Rua Engenheiro 
Rebouças, 1206Rebouças | Curitiba/PR | CEP 
80215-100  

Para mais informações, consulte o nosso site: www.iat.pr.gov.br/Pagina/Compensacao-Ambiental  
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---------- 
De: Vitor Sendin <vitorsendin@minaspch.com.br> 
Date: ter., 19 de jan. de 2021 às 11:50 
To: Camara Tecnica de Compensacao Ambiental <ctca@iat.pr.gov.br> 
Cc: Rodrigo Furst <rodrigofurst@minaspch.com.br> 

  

Caro Jonar, bom dia! 

Obrigado pela resposta. Aguardo seu retorno para prosseguir com processo da compensação ambiental. 

Abs. 

  

Vitor Sendin Magalhães 
Tel: (45) 9.9915-1114 / (42) 9.9818-6123 
e-mail: vitorsendin@tibagienergia.com.br 

Tibagi Energia SPE S.A. - Filial 
Estrada Alto da Figueira, S/N – Rio Tibagi 
Tibagi/PR - CEP 84.300-000 

  

  


